
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af 
vandhul og landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul 

Nis Christian Pors har søgt om lovliggørende dispensation til at nedlægge et vandhul på matr. nr. 130 Gl. 
Ladegård, Hammelev. Lokaliteten er et vandhul beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3 og nedlæggelse 
kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 samt landzonetilladelse efter planlovens § 35, 
stk. 1 til etablering af et erstatningsvandhul på matr. nr. 287 Gl. Ladegård, Hammelev. 
 
Afgørelse 
Haderslev Kommune giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2 i lov om 
naturbeskyttelse1. Dispensationen gives til opfyldning af et mindre vandhul med en størrelse på ca. 220 m2 på 
matr. nr. 130 Gl. Ladegård, Hammelev. 
 
Haderslev Kommune giver samtidig landzonetilladelse til etablering af et erstatningsvandhul på ca. 300 m2 på 
matr. nr. 287 Gl. Ladegård, Hammelev, jf. § 35, stk. 1 i lov om planlægning2 
 
Placeringen af vandhullet, som ansøges nedlagt, og placeringen af erstatningsvandhullet ses på kort i bilag 1 
og 2. 
 
Dispensation og landzonetilladelse er givet på følgende vilkår:  
 
1. Det forudsættes at nedlæggelse af vandhullet og etablering af erstatningsvandhullet sker som ansøgt 

og som beskrevet i denne afgørelse. 
2. Erstatningsvandhullet skal være etableret senest den 1. september 2023. 
3. Erstatningsvandhullet skal anlægges med en størrelse på ca. 300 m2 og en dybde på minimum 1-1,5 

m på det dybeste sted. Størrelsen af vandhullet er inkl. brinkerne. Placeringen af 
erstatningsvandhullet ses på kort i bilag 1 og 2. 

4. Erstatningsvandhullet skal etableres med bløde kanter og med flade bredder med en hældning på 
minimum 1:5, og det skal være uden øer. 

5. Erstatningsvandhullet skal anlægges, så det er og forbliver vandfyldt. 

 
1 Lov nr. 1392 af 4. oktober 2022 
2 LBK. nr. 1157 af 1. juli 2020 

Nis Christian Lund Pors 
Ladegårdvej 3A 
6500 Vojens 

Haderslev Kommune 
Teknik og Klima 
Christian X's Vej 39 
6100 Haderslev 
 
www.haderslev.dk 
 
Dir. tlf. 24424645 
tlsh@haderslev.dk 

06-03-2023 • Sagsident: 22/2281 • Sagsbehandler: Tina Hjørne 



 

Side 2 af 18 

6. Erstatningsvandhullet skal placeres minimum 5 m fra naboskel og beskyttede naturarealer, og 
vandhullet må ikke have forbindelse til dræn eller vandløb. 

7. Det opgravede fyld må ikke placeres i beskyttet natur. 
8. Det opgravede fyld kan enten udjævnes på de omgivende arealer, så der ikke fremkommer volde 

eller lignende, eller fjernes fra området. Eksisterende terræn må derved ikke reguleres mere end 50 
cm uden landzonetilladelse. 

9. Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder i vandhullet. Der må heller ikke opstilles andehuse, 
fasangårde eller lignende. 

10. Der må ikke udlægges foder i eller ved vandhullet. Vandhullet må heller ikke kalkes eller lignende. 
 
Når dispensationen er udnyttet, skal du meddele det til kommunen. 
 
Landzonetilladelsen 
 

• forventes offentliggjort den 6. marts 2023. Den kan ses på Haderslev Kommunes dialog- og 
høringsportal - blivhoerthaderslev.dk, 

• kan først udnyttes, når der er gået 4 uger fra offentliggørelsen, og hvis ikke der er klaget over 
afgørelsen, 

• er givet i medfør af planlovens § 35 og på baggrund af ansøgningen, 
• bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 

på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 2. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Haderslev Kommune har truffet afgørelse på baggrund af oplysninger, som fremgår af redegørelse og 
vurderinger. 
 
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at 
 

• det allerede opfyldte vandhul har haft en begrænset naturværdi og lå omgivet af dyrket mark på alle 
sider, 

• det allerede opfyldte vandhul lå i indflyvningen til Flyvestation Skrydstrup, 
• erstatningsvandhullet placeres i en lysning i en bevoksning, som grænser op til arealer med mose, 

eng og overdrev, og vandhullet vil på den baggrund blive meget lidt belastet af markdrift, 
• ved nedlæggelse af vandhullet og etablering af erstatningsvandhullet på den angivne lokalitet 

vurderes, at der vil opnås en forbedring af naturkvaliteten i området til gavn for bl.a. padder, andre 
dyr og vegetation, 

• etablering af erstatningsvandhullet vil kunne skabe nye leve- og ynglesteder for dyre- og planteliv, 
fungere som trædesten i et område, der er udpeget som økologisk forbindelse, jf. KP21, og øge 
naturarealet og naturværdierne i området. 

 
Redegørelse og vurderinger 
Ansøgning 
Haderslev Kommune har d. 30. august 2022 modtaget en ansøgning fra Nis Christian Pors om lovliggørende 
dispensation til at nedlægge et mindre vandhul (220 m2), som lå på matr. nr. 130 Gl. Ladegård, Hammelev mod 
etablering af et erstatningsvandhul på matr. nr. 287 Gl. Ladegård, Hammelev. Erstatningsvandhullets placering 
er ca. 1.700 m øst for det opfyldte vandhul, og størrelsen på det ansøgte erstatningsvandhul er ca. 300 m2. 

https://blivhoerthaderslev.dk/hoeringer/
https://blivhoerthaderslev.dk/hoeringer/


 

Side 3 af 18 

Arealerne ejes af Nis Christian Pors. 
 
Da vandhullet allerede er fyldt op, har ansøger ønsket at placere erstatningsvandhullet på et areal, hvor det 
nye vandhul ikke bliver belastet så meget af markdriften, som det gamle vandhul gjorde. Placeringen er i et 
område, der ligger omgivet af naturarealer, og som ikke dyrkes. Da vandhullet etableres indenfor 13 km zonen 
for Flyvestation Skrydstrup, er FES (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse) blevet hørt, og placeringen er 
blevet godkendt af FES i forhold til flysikkerhed. Erstatningsvandhullet kommer til at ligge ca. 1.700 m længere 
væk fra flyvestationen end det nedlagte vandhul. 
 
Redegørelse og vurderinger 
Vandhullet, der er blevet opfyldt/nedlagt, er registreret i den vejledende registrering af beskyttet natur på 
arealinformation.dk. Erstatningsvandhullet vil ligeledes, når der har indfundet sig et karakteristisk plante- og 
dyreliv, blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af vandhullets tilstand må derfor 
ikke foretages uden en ny dispensation. 
 
Opfyldt vandhul 
Arealet af det opfyldte vandhul er opmålt digitalt til ca. 220 m2. Luftfotos viser, at vandhullet har eksisteret 
som minimum siden 1954. På luftfoto fra 2013 ses vandhullet jævnet, og på luftfoto fra 2014 ses dræn i 
marken nedgravet/renoveret, og herefter dyrkes arealet med den øvrige mark. 
Jordbundstypen er sandblandet lerjord, og der er ikke registreret lavbund eller okker. Gamle drænkort 
viser et vandhul, samt at der drænes i området, især lige øst for. 
Vandhullet har ikke været besigtiget, men af luftfotos fremgår det, at vandhullet har været forholdsvist åbent 
og lavvandet, og med en placering midt i dyrket mark og i en lavning har vandhullet sandsynligvis modtaget 
en del næringsberiget overfladevand fra de omkringliggende markarealer. Herudover fortæller ansøger, at der 
tilbage i tiden har været en korrespondance med Flyvestation Skrydstrup, som var meget positive i forhold til 
nedlæggelse af vandhullet, da vandhullets placering var lige i indflyvningen til flyvestationen og med en 
afstand på ca. 2,4 km til landingsbanen. Ud fra luftfotos er vandhullets naturtilstand estimeret som ringe især 
på grund af beliggenheden midt i dyrket mark. 
 

 
Luftfoto fra 2012. Her ses vandhullet stadig (indenfor den grønne cirkel). 
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Luftfotos fra hhv. 2013 (tv.) og 2014 (th.). Det ses, at vandhullet i 2013 er fyldt op, samt at der i 2014 har været gravet i 
forbindelse med etablering/renovering af dræn. Vandhullet lå på matr. nr. 130 Gl. Ladegård, Hammelev. 
 
Haderslev Kommune vurderer, at vandhullet beskrevet ovenfor på tidspunktet for opfyldningen var omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med naturbeskyttelsesloven er at beskytte naturens bestand af 
vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og 
undervisningsmæssige værdier. Ifølge lovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af 
beskyttede naturtyper. Bestemmelsen er en forbudsbestemmelse, og kommunen kan kun i særlige 
tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen. 
 
Ifølge lovens § 65, stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3 ved at 
meddele dispensation til at ændre på beskyttet natur. Praksis for at meddele dispensation forudsætter at 
det beskyttede areal, der ændres, er af ringe naturværdi, og at ændringen overordnet set medfører øgede 
naturværdier og gerne et større beskyttet areal. 
 
Jævnfør bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven skal der foreligge særlige omstændigheder, før der 
kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når 
ændringerne er væsentlige eller i strid med ønsket om at bevare de pågældende naturtyper, idet reglerne 
er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. En 
væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til 
at begrunde en dispensation. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige 
være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller 
om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre en afgørende forrykning af tilstanden i området. 
Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den 
fremtidige § 3 administration. 
 
Der er ingen registreringer af padder, smådyr eller insekter i eller lige omkring det fjernede vandhul. De 
nærmeste observationer af padder (løvfrø) i området findes i en afstand af 165 m fra vandhullet (se kort i bilag 
1). 
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Løvfrøen er beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter med senere ændringer), og der er forbud mod ødelæggelse af løvfrøens yngle- 
og rasteområder. Løvfrøen er registreret i forholdsvis stort antal i den østlige del af Haderslev Kommune. 
For at et vandhul er egnet som levested for løvfrø, skal det være solbeskinnet, vandet skal være rent, og 
der må ikke være fisk til stede. Vandhuller, der tørrer ud i sensommeren, og lavvandede vandhuller i enge 
og græsmarker er særligt egnede. 
Der kan kun gives dispensation i forhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven, hvis yngle- og rasteområderne for 
bilag IV-arterne, i denne sag specielt løvfrø, overordnet set opretholdes. Det kan for eksempel ske ved 
etablering af erstatningsnatur. 
 
På grund af vandhullets ringe tilstand og beliggenhed omgivet af dyrket mark vurderes det som ikke særlig 
sandsynligt, at der var knyttet padder, herunder bilag IV-arter, til vandhullet. 
Haderslev Kommune vurderer derfor, at vandhullet havde en begrænset naturværdi pga. dets næringsrige 
tilstand med et ensartet og artsfattigt plante- og dyreliv. 
 
Opfyldning af vandhullet har fundet sted i perioden mellem 2012-2013 uden forudgående meddelt 
dispensation, så denne dispensation er en lovliggørelse af forholdet. Enten skal vandhullet etableres med 
samme størrelse på den oprindelige placering, eller også skal der på vilkår etableres et erstatningsvandhul 
af en større størrelse end det oprindelige vandhul på en alternativ placering. 
Det vurderes, at der ved etablering af et erstatningsvandhul på ca. 300 m2 på den ansøgte placering vil 
kunne opnås en væsentlig forbedring af naturværdierne i det nye vandhul, i forhold til det oprindelige, nu 
opfyldte, vandhul. 
 
Placering af erstatningsvandhullet 
Erstatningsvandhullet med en størrelse på ca. 300 m2 inklusiv brinkerne placeres på matr. nr. 287 Gl. 
Ladegård, Hammelev, som blandt andet indeholder levende hegn, beskyttede naturarealer, beskyttet 
vandløb, beskyttet dige og fredskov. Oversigtskort, der viser den ansøgte placering af vandhullet, ses i 
bilag 1 og 2. Arealet er analyseret på luftfoto, og det ses, at området, hvor vandhullet skal graves, blev 
tilplantet med nåletræer for ca. 30 år siden. Vandhullet skal etableres på en placering, der i dag er en 
lysning i beplantningen. Jordbundstypen er sandblandet lerjord, og området grænser op til et område 
registreret som lavbund klasse IV uden risiko for okkerudledning. 
Vandhullet skal placeres minimum 5 m fra naboskel og beskyttede naturarealer, og vandhullet må ikke 
have forbindelse til dræn eller vandløb. Vandhullet forventes ikke at få nogen drænende effekt på den 
nærliggende mose, da der er en grøft imellem vandhullet og mosen. 
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Erstatningsvandhullet skal etableres i en lysning i et skovbevokset område. Evt. skyggende træer især SØ, S og 
SV for søen skal fjernes (fotoretningen er mod nord). 
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Lysningen, hvor erstatningssøen skal etableres (fotoretningen er mod syd). 
 
Landzonetilladelse 
Etablering af vandhuller/søer forudsætter kommunens landzonetilladelse, som er meddelt efter § 35 i lov 
om planlægning, LBK nr. 1157 af 01. juli 2020. Efter § 35 må der i landzone bl.a. ikke ske ændringer i 
anvendelsen af ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse fra kommunen. Ved meddelelse af 
landzonetilladelse skal landskabelige og naturmæssige værdier tilgodeses. 
 
I forhold til planloven gælder: 

1. Grund- og drikkevandsinteresser (KP21). Det ansøgte er beliggende i et område med 
drikkevandsinteresser. 
I forhold til grundvandsinteresserne vil det ansøgte ikke konflikte, da der hverken udlægges nye 
erhvervsarealer eller er tale om virksomhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller 
frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet. 
Udover dette er det ansøgte ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. 
Anlæggelse af vandhuller i denne størrelse vil ikke påvirke grundvandet væsentligt. Der er ingen 
risiko for okker i området, og vilkår 9 og 10 sikrer, at der ikke udsættes ænder eller fisk, samt at der 
ikke udlægges foder, der ville kunne true grundvandet. 

2. Bevaringsværdige landskaber (KP21). Det ansøgte er beliggende i et område udpeget som 
bevaringsværdige landskaber. 
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De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større 
tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes. Da vandhullet er af 
mindre karakter, og da det ansøgte ikke er byggeri, vurderes det ikke at være i strid med 
udpegningen. 

3. Særligt værdifulde landbrugsområder. Etablering af vandhullet sker indenfor KP21 udpegede 
særligt værdifulde landbrugsområder. Det er her vurderet, at det er af underordnet betydning, da 
vandhullets størrelse er ubetydelig i forhold til de omgivende markarealer og desuden ligger 
udenfor selve det dyrkede markareal. 

4. Økologiske forbindelser og naturområder. Herudover etableres vandhullet indenfor et område, 
der er udpeget som økologiske forbindelser og som naturområde, og som grænser op til 
fredskov. Etablering af vandhullet på den ansøgte placering giver stor værdi i forhold til områdets 
naturmæssige udpegninger, hvorfor det vurderes, at der ikke er konflikter med retningslinjerne. 

 
I forhold til planlovens generelle sigte om at modvirke spredt bebyggelse i det åbne land, vil det ansøgte 
ikke konflikte, da der ikke bygges nyt. Der anlægges et vandhul, som derimod vil understøtte 
biodiversiteten i området. Det vurderes herudover, at landskabet i området ikke vil påvirkes negativt ved 
anlæggelse af et vandhul. 
 
Bilag IV-arter og Natura 2000-områder 
Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen3 vurdere tilladelsen i forhold til den 
generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. 
I forhold til dyre- og plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at det ikke er 
særlig sandsynligt, at nogen af arterne har været knyttet til det fjernede vandhul, og at projektet derfor ikke 
vil forringe levevilkårene eller beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.  
Derimod er det kommunens vurdering, at etableringen af det nye erstatningsvandhul vil være til gavn for 
bilag IV-paddearter, idet placeringen og udformningen af det nye vandhul er gunstig for padder og vil 
kunne skabe nye leve- og ynglesteder for dyre- og planteliv, fungere som trædesten i et område, der er 
udpeget som økologisk forbindelse og øge naturarealet og naturværdierne i området. 
Den tætteste registrering af løvfrø er ca. 600 m Ø for projektområdet, og yderligere kendskab, herunder 
registreringer, til de enkelte arters forekomst i området haves ikke. 
 
Det nærmeste Natura 2000-område er Pamhule Skov og Stevning Dam (N92) med habitatområde H81 og 
fuglebeskyttelsesområde F59. Området ligger minimum 1,4 km N og Ø for det ansøgte vandhul. Haderslev 
Kommune vurderer med baggrund i afstanden og projektets begrænsede omfang, at projektet ikke vil 
påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 
 
Haderslev Kommune begrunder dispensationen og landzonetilladelsen med følgende: 

• Ved nedlæggelse af vandhullet og etablering af erstatningsvandhullet på arealet på matr. nr. 287 
Gl. Ladegård, Hammelev, på de givne vilkår, vurderes, at der vil opnås en forbedring af 
naturkvaliteten og en understøttelse af biodiversiteten i området til gavn for bl.a. padder og 
vegetation. 

• Yngle- og rasteområderne for bilag IV-arter, her løvfrø, opretholdes overordnet set, da 
erstatningsvandhullet etableres som erstatning for det vandhul, der er nedlagt.  

 
3 § 10 i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter 
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• Erstatningsvandhullet vil forbedre arternes spredningsmuligheder og sandsynligheden for at 
overleve i området ved at skabe nye leve- og ynglesteder for dyre- og planteliv, fungere som 
trædesten i et område, der er udpeget som økologisk forbindelse, jf. KP21, og øge naturarealet og 
naturværdierne i området. 

• Landskabet i området påvirkes ikke negativt ved anlæggelse af vandhullet. 
 
Samlet vurderer Haderslev Kommune, at projektet er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
naturbeskyttelsesloven og planloven samt relevante retningslinjer i kommuneplanen, og at etablering af et 
erstatningsvandhul vil skabe leve- og ynglesteder for dyre- og plantelivet i området og øge naturarealet 
og naturværdierne. 
På den baggrund vurderes det, at der kan meddeles dispensation og landzonetilladelse til at nedlægge et 
vandhul mod etablering af et erstatningsvandhul på de givne vilkår. 
 
Naboforhold 
Der er i forhold til etablering af erstatningsvandhullerne ikke foretaget naboorientering jf. planlovens § 35 
stk. 4 og 5, da nabomatriklerne er ubebyggede og anvendes som landbrugsjord eller til skov, og der er 
stillet vilkår til vandhullernes placering med minimum 5 m til skel. Det vurderes således, at det ansøgte har 
underordnet betydning for naboerne. 
 
Klagebestemmelser 
Haderslev Kommunes afgørelse kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen påklages. Dispensationsdelen jf. 
naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, mens landzonetilladelsen jf. 
planloven kan påklages til Planklagenævnet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagenævnet 
bestemmer andet. Klagevejledningen er vedhæftet som bilag 3. Dispensationen/landzonetilladelsen må ikke 
udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil du få besked herom, og klagenævnets endelige afgørelse må så 
afventes. 
Hvis du ikke umiddelbart efter klagefristens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget 
over afgørelsen, kan dispensationen/landzonetilladelsen udnyttes. 
 
Afgørelsens baggrund og gyldighed 
Afgørelsen er givet efter § 65, stk. 2, jf. §§ 3 og 18 i lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. 
oktober 2022 med senere ændringer, og efter § 35 i lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. 
juli 2020 med senere ændringer. 
 
Formålet med naturbeskyttelsesloven er at beskytte naturens bestand af vilde dyr og planter samt deres 
levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. 
Ifølge lovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper. 
 
Formålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed at sikre 
en klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese 
landskab og naturværdier samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for 
det. 
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Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for afgørelsen, landzonetilladelsen 
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen for offentliggørelsen. 
Dog er der stillet vilkår om, at erstatningsvandhullet skal være etableret senest den 1. september 2023, da 
afgørelsen er en lovliggørelse. 
 
Andre tilladelser 
Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven og landzonetilladelse jf. planloven fritager dig ikke fra at 
skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning. 
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, 
rørledninger eller dræn, som kan medføre ændring af drænforhold uden for din ejendom. 
Det er endvidere ejers eget ansvar, at eventuelle braklægnings- eller MVJ-aftaler overholdes i forbindelse 
med projektet. 
Hvis der dukker forurenet materiale op (f.eks. jord, affald, kemikalieemballage), skal arbejdet standses og 
kommunen skal kontaktes. 
 
Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætning af arbejdet anmode det 
lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, 
og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum. 
Haderslev Kommune har bedt Museum Sønderjylland om en arkæologisk udtalelse. Museet skriver: 
”Der er ikke registreret fortidsminder inden for det aktuelle område, der desuden er relativt lavtliggende. På 
baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under 
jordarbejde er minimal inden for det berørte område, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er 
nødvendig. 
Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste 
fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 
2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev adviseres. Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel 
arkæologisk undersøgelse.” 
 
Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af offentlighedslovens4 § 7 er mulighed for aktindsigt 
i sagen. Kommunen gør også efter databeskyttelsesloven5 opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige 
oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Hjørne 

Natursagsbehandler  

 
4 LBK nr. 145 af 24. februar 2020 
5 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 
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Bilag: 
1. Oversigtskort med vandhullets og erstatningsvandhullets placering, samt § 3 natur og bilag IV-

registreringer 
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Kopi af dette brev er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen (Natur og Vand) (mst@mst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening Haderslev (dnhaderslev-sager@dn.dk) 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, v/Bent Karlsson (bent.karlsson1@outlook.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Sønderjylland v/Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev 
(haderslev@dof.dk) 
Dansk Botanisk Forening v. Rasmus Fuglsang Frederiksen, (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com) 
Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com) 
Friluftsrådet, v/Martin Martinsen, Birkevej 5a, 6100 Haderslev (m.martinsen@mail.tele.dk) 
Sønderjysk Familielandbrug, Guldager 2, 6240 Løgumkloster (dsh@dsh.dk) 
Provas plan@provas.dk 
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Bilag 1 Oversigtskort med vandhullets og erstatningsvandhullets placering, 
samt § 3 natur og bilag IV-registreringer 
 
 

 
Oversigtskort, der viser placeringen af det opfyldte vandhul (rød cirkel) og placeringen af 
erstatningsvandhullet (grøn cirkel) samt § 3 natur, vandløb, fredskov og bilag IV-registreringer. 
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Bilag 2 Luftfoto med angivelse af erstatningsvandhullets placering 
 
 

 
Luftfoto (forår 2022), der viser placeringen af erstatningsvandhullet lige syd for en beplantning med nåletræer 
mellem beskyttet eng og mose. 
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Kortudsnit med terrænmodel, der viser placeringen af erstatningsvandhullet nedenfor en 
skrænt og ved siden af et mindre vandløb.  
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Bilag 3 Klagevejledning 
 
Lov om planlægning (planloven) 
Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020 
med senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1. 
 
Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. § 
59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, på betingelse af: 
 
at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk.  
Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes 
indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har 
fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til 
den følgende hverdag. Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 §2 om udnyttelse af 
tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis 
medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet 
afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget her. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge 
sag inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes 
søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning. 
 
Der henvises i øvrigt til Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaevneneshus.dk%2Fstart-din-klage%2Fplanklagenaevnet%2Fvejledning%2F&data=04%7C01%7Cskca%40haderslev.dk%7C39d8c32986fe46a4846408d8cc32374d%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637483863333859059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=svWC6q6qnWRopOQt5pv47N034D5vW7XnH5qf3dt9%2BuA%3D&reserved=0
https://naevneneshus.dk/
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Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) 
Afgørelser truffet efter lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022 med evt. senere 
ændringer), §§ 3, 16, 17, 18 og 19, jf. § 65, kan i medfør af § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
 

1. adressaten for afgørelsen, 
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører, 
3. offentlige myndigheder, 
4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er af natur og miljø, og 
7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Ved klage efter nr. 6 og 7 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller 
organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden 
måde. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres, regnes fristen 
fra den dato, hvor afgørelsen er bekendtgjort, jf. § 87. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder via link 
https://naevneneshus.dk/.  Du logger på f.eks. med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Haderslev Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du som privatperson klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. 
Virksomheder og organisationer betaler et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Haderslev Kommune, 
Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev med påført sagsnummer eller til 
naturogvand@haderslev.dk og skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke 
udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 87. 
Ønsker du afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. § 88. Hvis sagen påklages er fristen 6 måneder efter Miljø- 
og Fødevareklagenævnets afgørelse.  
 
  

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:naturogvand@haderslev.dk
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Om betalingen 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at privatpersoner 
indbetaler et gebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer betaler et gebyr på 1.800 kr. Gebyret 
tilbagebetales, hvis 
 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves  
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller  
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
 

1. der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i 
partshøring.  
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Bilag 4 Vejledning til et godt vandhul og omgivelserne 
 
Udformning 
Anlæg vandhullet, så det falder naturligt ind i terrænet. Undgå f.eks. firkantede ”vaniljekranse” med en ø i 
midten eller andre ”kunstige” udformninger, som ikke passer i landskabet. Bredderne og bunden skal være 
jævnt skrånende. En tommelfingerregel siger, at hældningen skal være under en meter ned for hver femte 
meter ind mod midten. En lavvandet bredzone er af stor betydning for dyrelivet i vandhullet, særligt for 
padderne. Stejle bredder gør det derimod svært for dyr og planter at indfinde sig og kan desuden udgøre 
en fare for mennesker og dyr. For at sikre en lavvandet bredzone bør den opgravede jord ikke placeres 
omkring vandhullet som en vold. Den dybe del af vandhullet bør være 1,5-2 meter. Det giver et område, 
hvor tagrør ikke kan etablere sig. 
Ved at lave variation i vanddybden skaber man et godt grundlag for mange forskellige dyr og planter. Af 
hensyn til padder og insekter skal det mest lavvandede område graves på nordsiden. Her er der mest sol, 
og derfor bliver vandet hurtigt opvarmet. 
 
Beplantning 
Dyrene i vandhullet er afhængige af lys og varme. Derfor er det vigtigt, at vandet bliver varmet op af solens 
stråler. Undgå derfor skyggende beplantning på sydsiden. Nedfaldende blade vil forringe vandets kvalitet, 
og afstanden mellem vandet og træerne bør minimum være to gange træernes maksimale højde. 
 

 
 


